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BANRISUL LICITACOES

De: BANRISUL LICITACOES

Enviado em: sexta-feira, 5 de junho de 2020 12:28

Para: 'Edilson Mazon - SHR Advogados Associados'

Cc: Jonatas Lealdine - SHR Advogados Associados

Assunto: RES: Esclarecimentos quanto ao Edital - Credenciamento 000165/2020

À SHR ADVOGADOS, 
 
Prezados, 
 
Informamos que para preenchimento do ANEXO V – ACF, o qual reproduz o índice de avaliação da capacidade 
financeira relativa, não se faz necessário as informações solicitadas abaixo. 
Neste processo não é solicitado o preenchimento do índice de avaliação da capacidade financeira absoluta. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Gerencia de Licitações e Compras  

Unidade de Licitações e Compras 
 (51) 3215-4510  | E-mail: banrisul_licitacoes@banrisul.com.br  

 ANTES DE IMPRIMIR este documento pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE. 
 
 

De: Edilson Mazon - SHR Advogados Associados <edilson.mazon@shrlaw.com.br>  
Enviada em: quinta-feira, 4 de junho de 2020 13:02 
Para: BANRISUL LICITACOES <BANRISUL_LICITACOES@banrisul.com.br> 
Cc: Jonatas Lealdine - SHR Advogados Associados <jonatas.lealdine@shrlaw.com.br> 
Assunto: Esclarecimentos quanto ao Edital - Credenciamento 000165/2020 
 
Prezados, 
 
Novamente solicitamos os préstimos desta comissão, á fim de que possamos preparar nossos documentos de 
habilitação. 
 
Temos dúvidas objetivas no tocante ao preenchimento do formulário “ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE 

FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF“. 
 
 
No tocante as nomenclaturas: 
 

- MCE – MONTANTE DOS CONTRATOS A EXECUTAR; e 

 

- PO : PREÇO ORÇADO CONSTANTE NO EDITAL. 
 
 
Em análise ao Edital, bem como do proprio site com as informações do credenciamento, não verificamos essa 
indicação de referencia orçamentária. 
 
Assim, para o proprio preenchimento do formulário, temos de nos socorrer à v.sas. para nos indicar dentro da 
dotação orçamentaria consoldiada à esta instituição, os valores provisionados no caso à  tal titulo. 
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Assim, indagamos à v.sas. essa indicação - quanto ao valor orçado por v.sas. no credenciamento – do  “MCE – 

MONTANTE DOS CONTRATOS A EXECUTAR”; e do  “PO : PREÇO ORÇADO CONSTANTE NO EDITAL”. 
 
 
Agradecemos desde já. 
 
Att 
 

Edilson Mazon 

 
edilson.mazon@shrlaw.com.br 
Rua Açu, 42 - Alphaville Empresarial - Campinas/SP - 13.098 -335 –  

                                               Tel. (19) 3514 - 7000 / www.shrlaw.com.br 
 
 
                                                       
 
 
AVISO LEGAL: 
O conteudo desta mensagem (incluindo qualquer arquivo nela contido) é confidencial. (Artigo 56 da Lei 4.117 de 27 de agosto de 1962, aplicavel 
aos crimes em telecomunicacoes, 
nos termos do artigo 215/I, da Lei 9.472, de 16 de Julho de 1997. 
 
DISCLAIMER: 
The content of this e-mail (including any attachments) is confidential. (Article 56 of the Brazilian Law #4117, published on August,27th 1962, 
applicable to telecommunications crimes,  
according the Article 215/I of the Brazilian Law #9472, published on July, 16th 1997). 

 


